Démantelement
Assainissement

Affaire n°: DE9230139

Date d'exécution des travaux 04/2023

Contrat de sous-traitance

SITUATION
N° DEM 23 04 242
DU 28/04/2023

DP.R

ZAC Petit Le Roy 2 rue du Cottage Tolbiac
94 550 Chevilly Larue

Libellé :
DEMOLITION - AGLM IMMO - 44 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS
NATURE Quantité Prix unitaire Montant
SITUATION 3
Montant H.T. des travaux exécutés 44 027,16 €
Montant T.T.C. 44 027,16 €

Arrétée la présente facture a la somme de :
Quarante quatre mille vingt sept euros et seize cents.

Autoliquidation de TVA - Article 283-2 nonies du CGI.

financier)

Facture cédée (Art L313-23 a L313-35 du code monétaire et

Payable a I'ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING - TOUR D2 -
17 BIS PLACE DES REFLETS - 92988 PARIS LA DEFENSE
CEDEX - TEL 01/49/74/56/00

IBAN FR7611978000010287652206090 - BIC CMCIFRPPXXX

Echéance au 30/06/2023

En application de l'article L 441-6 du Code du Commerce, en cas de retard de palement, les intéréts de retard seront calculés au taux de refinancement de
la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points & compter de la date d'échéance figurant sur la présente facture, et sans qu'il soit besoin d'une mise en
demeure préalable. Le taux de référence de I'intérét légal est celui en vigueur au jour de la date figurant sur la présente facture.

Adresse de correspondance : 29 D rue des Peupliers - 92000 Nanterre
Tél:33(01)411924 90 - Fax : 33 (01) 41 19 24 91
Capital 500 000,00 € - APE 4311 Z - TVA FR66 837 537 109 - RCS de Nanterre 837 537 109
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Démantelement
Assainissement

DECOMPOSITION MARCHE

MONTANT H.T
CUMUL
MAT_CHE u MENSUEL
(Avenants) M M-1 .
Marché + Avenant 230 000,00 € 209 311,45 € 165 284,29 € 44 027,16 €
ADS Démantélement & Assainissement 230 000,00 € 209311,45€ | 165284,29 € 44 027,16 €

En application de I'article L 441-6 du Code du Commerce, en cas de retard de paiement, les intéréts de retard seront calculés au taux de refinancement de
la Bangque Centrale Européenne majoré de 10 points & compter de la date d'échéance figurant sur la présente facture, et sans qu'il soit besoin d'une mise en
demeure préalable. Le taux de référence de I'intérét légal est celui en vigueur au jour de la date figurant sur la présente facture.
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Adresse de correspondance : 29 D rue des Peupliers - 92000 Nanterre
Tél: 33 (01)41 1924 90 - Fax : 33 (01) 41 1924 91
Capital 500 000,00 € - APE 4311 Z - TVA FR66 837 537 109 - RCS de Nanterre 837 537 109




De: frederic lucas

Envoyé: mardi 30 mai 2023 08:20

A: chrystel losego

Objet: Fwd: ADS Chéteaudun - Situation n°3 - fin avril 23

Piéces jointes: image009.png; image010.png; image011.png; image012.png; image013.png;

image014.png; image015.png; image016.gif; image017.png; image018.png;
image019.png; image020.png; image021.png; image022.png; BA ADS _ 042023 pdf

Frederic LUCAS
President
ADS DEMANTELEMENT & ASSAINISSEMENT

Début du message transféré :

. De: DJIDDI Mahamat <Mahamat.DJIDDI@vinci-construction.fr>
Date: 6 mai 2023 a 14:05:50 UTC+2
A: pierre cetin <pcetin@ads-dem.com>
Cc: LAFAYE Anne <Anne.LAFAYE@vinci-construction.fr>, frederic lucas <flucas@ads-dem.com>

Objet: RE: ADS Chateaudun - Situation n°3 - fin avril 23

Bonjour Pierre,
Tu trouveras ci-joint le bon d’acompte modifié.

Pour ce qui est des moins-values, un avancement complémentaire sera réalisé avec I"avenant pour faire
une balance entre les + et -.

Cordialement,

Mahamat DJIDDI

& OUVRAGES FONCTIONNELS REHABILITES
ET METIERS DE SPECIALITES - ILE-DE-FRANCE
2 rue du Cottage Tolbiac — Zac du Petit Leroy
94550 Chevilly-Larue
Mobile ; +33 6 12 5503 24
www.dumez-idf.fr

De : pierre cetin <pcetin@ads-dem.com>

Envoyé : vendredi 5 mai 2023 12:58

A : DJIDDI Mahamat <Mahamat.DJIDDI@vinci-construction.fr>

Cc : LAFAYE Anne <Anne.LAFAYE@vinci-construction.fr>; frederic lucas <flucas@ads-dem.com>
Objet : RE: ADS Chéateaudun - Situation n°3 - fin avril 23

[VIGILANCE]: courriel externe | external e-mail | correo electronico externo.

Bonjour Mahamat,

Le montant du bon d’acompte ne correspond pas avec tes corrections faites sur la situation d’avril.
1
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De plus, comme discuté ensemble, les moins-value sont a avancer puis seront a déduire aprés nous
avoir établie un avenant maodificatif en moins-value.

Dans I'attente du bon d’acompte corrigé pour que nous puissions établir et envoyer notre facture d’avril
23.

Cordialement,

Pierre CETIN o
Conducteur de 1%‘}'5%'&3}"’"

rue des Peupliers — 92000 NANTERRE
Tél:01.41.19.25.06 / Fax: 01.41,19.24.91 De : DJIDDI Mahamat

Port : 07.57.43.48.15 <Mahamat.DJIDDI@vinci-
IF)thtc[:)t:lll;\nibua\‘/s.Sa-gse-l::?:rr?;:1teIementAcom construction.fr> .
Envoyé : jeudi 4 mai 2023 19:40
A : pierre cetin <pcetin@ads-
dem.com>
Cc : LAFAYE Anne <Anne.LAFAYE@Uvinci-construction.fr>; frederic lucas <flucas@ads-dem.com>
Objet : RE: ADS Chateaudun - Situation n°3 - fin avril 23

' Bonjour Pierre,

Tu trouveras ci-joint la situation de travaux corrigée et le bon d’acompte correspondant.

Cordialement,

Mahamat DJIDDI

OUVRAGES FONCTIONNELS REHABILITES

ET METIERS DE SPECIALITES - ILE-DE-FRANCE
2 rue du Cottage Tolbiac — Zac du Petit Leroy
94550 Chevilly-Larue

Mobile : +33 6 12 5503 24

www.dumez-idf.fr

({ De : pierre cetin <pcetin@ads-dem.com>
! Envoyé : mardi 2 mai 2023 16:51
A : DJIDDI Mahamat <Mahamat.DJIDDI@vinci-construction.fr>
Cc : LAFAYE Anne <Anne.LAFAYE@vinci-construction.fr>; frederic lucas <flucas@ads-dem.com>
Objet : RE: ADS Chateaudun - Situation n°3 - fin avril 23

[VIGILANCE]: courriel externe | external e-mail | correo electronico externo.

Bonjour Mahamat,

Pourrais-tu nous envoyer le bon d’acompte pour que nous puissions établir notre facture stp.

Cordialement,

Pierre CETIN
Conducteur de Travaux

<image015.png> Exploitation
29 D rue des Peupliers — 92000 NANTERRE



