TR: vérification salaires 2021

Muriel BADIE <muriel.badie@audial.fr>
Mar 15/02/2022 09:52
A : Nicolas BUXEDA <nicolas.buxeda@audial.fr>

Cordialement,

Muriel BADIE
Responsable de service Paie
Service Social

Tél. 05 56 34 60 00 | Fax 05 56 13 05 11

De : Valérie <cinemaeustache@wanadoo.fr>
Envoyé : vendredi 21 janvier 2022 16:35

A : Muriel BADIE <muriel.badie@audial .fr>
Objet : Re: vérification salaires 2021

Merci Muriel mais pour si peu on laisse tombé je suis d’accord. Donc je passe mes od de salaires 2021.
Biz

Le 21 janv. 2022 a 16:16, Muriel BADIE <muriel.badie@audial.fr> a écrit :

Bonjour Valérie,
Les grands esprits se rencontrent, j'allais te faire un mail pour un retour.

Nous avons fait le controle des charges sociales sur 2021 tout est ok sauf pour M. GASCOIN qui
est parti.

L'écart vient d’'un mauvais plafond calculé sur le mois de janvier 2021. Il y a un écart sur la base
plafonnée de 116 €.

Ce qui reviendrait a devoir a I'URSSAF 18 €.

Concernant Fillon je suis ok.

Vue la somme a devoir a 'URSSAF sur I'année et que le salarié est parti. Je pense qu’il n’est pas
nécessaire de faire une régularisation.

Sauf si tu veux le faire, il faudra effectuer un bulletin post emploi pour effectuer la régularisation.
Pour cela, je suis a ta disposition si besoin.

Je te souhaite un bon we.

Cordialement,

Muriel BADIE
Responsable de service Paie
Service Social

Tél. 05 56 34 60 00 | Fax 05 56 13 05 11

De : Valérie <cinemaeustache@wanadoo.fr>
Envoyé : vendredi 21 janvier 2022 15:57




A : Muriel BADIE <muriel.badie@audial.fr>
Objet : vérification salaires 2021

Coucou Muriel,

Jespere que tu vas bien.

Juste pour te demander si je peux intégrer dans la compta les écritures du mois de décembre
2021, car je ne sais pas si tu as eu le temps de faire la vérification annuelle.

Merci et bon week-end.

Biz

Valérie Galin-Chené
Comptabilité

Cinéma Jean Eustache

7 rue des Poilus

33600 Pessac

Courriel : cinemaeustache@wanadoo.fr

Valérie Galin-Chené
Comptabilité

Cinéma Jean Eustache
7 rue des Poilus
33600 Pessac

Courriel : cinemaeustache@wanadoo.fr



